
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

KATILIMLAR

1 0 ŞAHANHALİLİBRAHİM  12 2 11,33 7 2 6,33 5 5 3,33 9 0 9,00 9 6 7,00 12 3 11,00 54 18 47,99 390,415 1 1 1 2 159
% 8,85

2 69509 ALİ EREN ERKAN 4A 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 3 8,00 9 6 7,00 51 21 44,00 363,121 1 2 2 3 328
% 18

3 0 ENSAR ALTUN  10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 11 1 10,67 6 9 3,00 48 22 40,66 354,107 2 3 3 4 401
% 22

4 0 TALHA Ö *N 4D 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 11 1 10,67 10 5 8,33 43 29 33,34 345,053 1 4 4 5 454
% 25

5 46 MEHMET AKİF ÖZTÜRK4A 11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 9 6 7,00 43 32 32,34 336,008 2 5 5 6 516
% 29

6 67 ALİ MİRZA AKTÜRKOĞLU4B 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 48 27 39,00 334,251 1 6 6 7 537
% 30

7 764 AHMET EYMEN DÜLGER4C 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 9 4 7,67 10 5 8,33 41 31 30,67 333,832 1 7 7 8 540
% 30

8 157 MEHMET SALİH KONAK 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 7 8 4,33 48 26 39,32 329,764 3 8 8 9 569
% 32

9 28 EMİR AK SOY 4A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 8 2,33 10 5 8,33 46 27 36,99 329,760 3 9 9 10 570
% 32

10 0 MEHMET AZİZ DEMETGÜL4A 10 4 8,67 6 3 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 44 28 34,66 329,237 4 10 10 11 574
% 32

11 665 YUNUS EMRE BÜLBÜL  8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 5 7,33 8 7 5,67 44 30 34,01 327,520 4 11 11 12 588
% 33

12 0 ÖMER YAĞIZ EREN  9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 9 6 7,00 46 29 36,33 327,051 5 12 12 13 594
% 33

13 28 EYM ENNECMEDDİNUS TA 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 10 4 8,67 5 10 1,67 43 31 32,67 324,360 6 13 13 14 611
% 34

14 0 EYÜP ENSAR YILMAZ  9 5 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 9 2,00 9 6 7,00 43 28 33,67 319,959 7 14 14 15 650
% 36

15 90 MAKIF KARAOSMANOĞLU4D 7 7 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 3 7,00 7 7 4,67 42 27 33,00 318,483 2 15 15 16 656
% 37

16 0 HÜSEYİN YAZICI  9 5 7,33 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 6 6 4,00 8 7 5,67 39 28 29,67 313,724 8 16 16 17 687
% 38

17 742 YASİR KARSLI 4B 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 7 6 5,00 8 7 5,67 41 31 30,67 313,337 2 17 17 18 689
% 38

18 0 HATTAB İRİŞ  8 7 5,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 4 0,67 5 7 2,67 10 4 8,67 37 29 27,34 309,164 9 18 18 19 720
% 40

19 0 İBRAHİM HAKKI ACAR  8 5 6,33 5 2 4,33 5 4 3,67 2 3 1,00 3 4 1,67 10 3 9,00 33 21 26,00 305,226 10 19 19 21 742
% 41

20 160 KAMİL GÜNEY GÜVEN 4B 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 9 6 7,00 44 31 33,66 303,554 3 20 20 22 757
% 42

21 55 HAMZA ÖZGÜÇ 4A 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 37 25,68 302,046 5 21 21 23 771
% 43

22 0 AHMET ALİ ÖZTÜRK 4B 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 8 2,33 7 4 5,67 36 33 25,00 301,282 4 22 22 24 780
% 43

23 80 AHMET EMİN AKSOY 4D 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 12 3 11,00 3 12 -1,00 38 37 25,66 296,864 3 23 23 26 817
% 45

24 47 MİRALP HAMZA ÖZDEMİR 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 41 34 29,67 295,566 11 24 24 27 823
% 46

25 0 HAMZA EYMEN İHTİYAR 6 8 3,33 4 5 2,33 8 1 7,67 3 7 0,67 9 4 7,67 6 9 3,00 36 34 24,67 294,472 12 25 25 28 830
% 46

26 76 AFFAN BOZKURT 4D 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 11 3 10,00 35 39 22,01 291,999 4 26 26 29 859
% 48

27 808 ALİENSAR  5 10 1,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 7 4,67 10 5 8,33 36 38 23,34 291,521 13 27 27 30 861
% 48

28 19 MEHMET AKİF SERT 4A 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 9 6 7,00 36 39 23,01 289,524 6 28 28 32 871
% 48

29 828 ENES ÖZCAN  7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 9 6 7,00 35 40 21,66 286,783 14 29 29 33 901
% 50

30 17000 AHMET MANAS 4A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 7 4,67 5 9 2,00 33 39 20,00 273,107 7 30 30 34 986
% 55

31 0 HARUN KÖKSAL  8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 34 41 20,33 272,517 15 31 31 35 988
% 55

32 0 EMİR HAZ A SOZAK  9 6 7,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 5 8 2,33 4 11 0,33 35 38 22,32 272,054 16 32 32 36 992
% 55

33 0 M BİN CEBEL YAŞASIN 4D 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 4 6,67 2 12 -2,00 33 38 20,34 270,910 5 33 33 37 1001
% 56
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

KATILIMLAR

34 12 ALİ ULV  ER  8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 33 42 18,99 269,057 17 34 34 38 1017
% 57

35 559 MUHAMEDAKİFCAN 4B 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 33 42 18,99 266,132 5 35 35 39 1048
% 58

36 778 CİHAN BALKAN 4D 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 6 9 3,00 32 43 17,67 266,131 6 36 36 40 1049
% 58

37 685 MEHMET MERCAN 4E 9 5 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 32 41 18,33 265,996 1 37 37 41 1051
% 58

38 0 TUNAHAN ÇİÇEK  6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 32 43 17,68 265,203 18 38 38 42 1057
% 59

39 0 ALİHAMZAÖZAKGÜNEŞ4B 6 9 3,00 7 3 6,00 5 4 3,67 1 5 -0,67 5 7 2,67 5 7 2,67 29 35 17,34 259,597 6 39 39 43 1098
% 61

40 0 HÜSEYİN EREN ANKARA 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 31 44 16,34 259,539 19 40 40 44 1099
% 61

41 0 YUNUS UZUNDAĞ  9 6 7,00 7 3 6,00 3 2 2,33 19 11 15,33 258,346 20 41 41 45 1106
% 62

42 288 İBRAHİM SAYAN  7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 7 8 4,33 31 44 16,33 257,632 21 42 42 46 1112
% 62

43 0 *U SF*SV LAİ İ  6 9 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 34 41 20,33 255,753 22 43 43 47 1128
% 63

44 0 YUSUF MERİÇ  7 7 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 4 3 3,00 4 7 1,67 4 8 1,33 28 34 16,67 255,413 23 44 44 48 1130
% 63

45 0 FAHREDDİN ACUN  8 6 6,00 7 2 6,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 30 42 16,00 247,896 24 45 45 49 1177
% 65

46 24 ABDÜSSAMET KAYA 4C 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 5 9 2,00 29 44 14,33 247,679 2 46 46 50 1179
% 66

47 0 ÖMERYİĞİT  4 11 0,33 6 3 5,00 5 4 3,67 4 4 2,67 3 7 0,67 7 8 4,33 29 37 16,67 247,141 25 47 47 51 1183
% 66

48 788 MEHMET SEFA YAZICI 4C 6 5 4,33 2 6 0,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 8 1,33 5 7 2,67 23 36 11,00 246,027 3 48 48 52 1192
% 66

49 11 ALİ SARIKAN 4A 3 10 -0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 7 1,67 9 5 7,33 25 41 11,34 245,772 8 49 49 53 1195
% 66

50 36 ARAS YENER 4B 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 27 48 10,99 244,121 7 50 50 54 1205
% 67

51 0 YUSUF AL İÇAYLAK  6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 10 -1,33 8 7 5,67 27 45 12,01 243,484 26 51 51 55 1209
% 67

52 0 YUŞA DADAKLI  6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 30 45 15,00 242,880 27 52 52 56 1217
% 68

53 0 MUHSİN ALİ ÖZEL  5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 29 46 13,66 241,100 28 53 53 57 1223
% 68

54 29 ERTUĞRUL SEVİNDİK 4B 3 10 -0,33 7 1 6,67 4 5 2,33 5 6 3,00 4 7 1,67 23 29 13,34 237,335 8 54 54 58 1254
% 70

55 0 OSMANEFE ARSLAN  4 7 1,67 4 2 3,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 7 4 5,67 16 22 8,67 232,681 29 55 55 60 1287
% 72

56 0 RÜZGAR EGE POYRAZ 4D 7 8 4,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,65 230,639 7 56 56 61 1303
% 73

57 0 MAHIR K   A  2 13 -2,33 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 226,890 30 57 57 62 1327
% 74

58 0 MUHAMMED MOLLASÜLEYM 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 224,289 31 58 58 63 1348
% 75

59 0 KERİM DÜLGER 4D 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 7 3,67 4 9 1,00 22 49 5,67 223,234 8 59 59 64 1359
% 76

60 365 FAHAD HUMMADA 4E 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 10 -1,33 6 8 3,33 25 46 9,67 221,491 2 60 60 65 1372
% 76

61 0 ÖMER FARUK BARAN  6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 221,024 32 61 61 66 1377
% 77

62 0 MUHAMMED BERBEROĞLU 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 25 50 8,34 219,792 33 62 62 67 1389
% 77

63 0 YUNUS EMRE AKCAN  6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 22 52 4,66 212,862 34 63 63 68 1443
% 80

64 0 ÖMER KURNAZ  5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,01 212,152 35 64 64 69 1448
% 81

65 117 MİRZA YÜKSEL 4A 6 9 3,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 209,673 9 65 65 70 1470
% 82

66 297 EGE I LDIRIM 4A 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 206,000 10 66 66 71 1500
% 83
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

KATILIMLAR

67 0 VEDAT TALHA CEZAYİR 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 22 53 4,34 202,236 36 67 67 73 1537
% 86

68 0 Y  3 8 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 15 55 -3,34 191,852 37 68 68 74 1614
% 90

69 103 HASAN TUNA DELİTAŞ  5 9 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 1 5 -0,67 0 7 -2,33 2 7 -0,33 13 42 -1,00 190,698 38 69 69 75 1623
% 90

70 22700 FEZZA ABDALLATTER 4A 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 189,061 11 70 70 76 1646
% 92

71 805 AHM T  YAHYA 4D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 18 56 -0,67 186,013 9 71 71 77 1671
% 93

72 0 M UHAM D  EMİNYANIK 4 9 1,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 58 -5,33 180,801 39 72 72 78 1708
% 95

73 722 SAMİR MUAZ KOMUT 4E 5 10 1,67 3 5 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 8 -1,67 1 14 -3,67 13 54 -5,00 173,892 3 73 73 79 1746
% 97
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  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 ŞAHANHALİLİBRAHİM  12 2 11,33 7 2 6,33 5 5 3,33 9 0 9,00 9 6 7,00 12 3 11,00 54 18 47,99 390,415 1 1 1 2 159
% 8,85

2 0 ENSAR ALTUN  10 5 8,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 3 4,00 11 1 10,67 6 9 3,00 48 22 40,66 354,107 2 3 3 4 401
% 22

3 157 MEHMET SALİH KONAK 9 5 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 8 4,33 7 8 4,33 48 26 39,32 329,764 3 8 8 9 569
% 32

4 665 YUNUS EMRE BÜLBÜL  8 7 5,67 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 9 5 7,33 8 7 5,67 44 30 34,01 327,520 4 11 11 12 588
% 33

5 0 ÖMER YAĞIZ EREN  9 6 7,00 8 2 7,33 7 3 6,00 7 3 6,00 6 9 3,00 9 6 7,00 46 29 36,33 327,051 5 12 12 13 594
% 33

6 28 EYM ENNECMEDDİNUS TA 10 5 8,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 2 7,33 10 4 8,67 5 10 1,67 43 31 32,67 324,360 6 13 13 14 611
% 34

7 0 EYÜP ENSAR YILMAZ  9 5 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 4 4 2,67 5 9 2,00 9 6 7,00 43 28 33,67 319,959 7 14 14 15 650
% 36

8 0 HÜSEYİN YAZICI  9 5 7,33 5 4 3,67 6 1 5,67 5 5 3,33 6 6 4,00 8 7 5,67 39 28 29,67 313,724 8 16 16 17 687
% 38

9 0 HATTAB İRİŞ  8 7 5,67 4 5 2,33 8 2 7,33 2 4 0,67 5 7 2,67 10 4 8,67 37 29 27,34 309,164 9 18 18 19 720
% 40

10 0 İBRAHİM HAKKI ACAR  8 5 6,33 5 2 4,33 5 4 3,67 2 3 1,00 3 4 1,67 10 3 9,00 33 21 26,00 305,226 10 19 19 21 742
% 41

11 47 MİRALP HAMZA ÖZDEMİR 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 2 13 -2,33 8 7 5,67 41 34 29,67 295,566 11 24 24 27 823
% 46

12 0 HAMZA EYMEN İHTİYAR 6 8 3,33 4 5 2,33 8 1 7,67 3 7 0,67 9 4 7,67 6 9 3,00 36 34 24,67 294,472 12 25 25 28 830
% 46

13 808 ALİENSAR  5 10 1,67 1 9 -2,00 7 3 6,00 6 4 4,67 7 7 4,67 10 5 8,33 36 38 23,34 291,521 13 27 27 30 861
% 48

14 828 ENES ÖZCAN  7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 4 6 2,00 6 9 3,00 9 6 7,00 35 40 21,66 286,783 14 29 29 33 901
% 50

15 0 HARUN KÖKSAL  8 7 5,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 4 11 0,33 34 41 20,33 272,517 15 31 31 35 988
% 55

16 0 EMİR HAZ A SOZAK  9 6 7,00 8 2 7,33 1 9 -2,00 8 2 7,33 5 8 2,33 4 11 0,33 35 38 22,32 272,054 16 32 32 36 992
% 55

17 12 ALİ ULV  ER  8 7 5,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 7 8 4,33 4 11 0,33 33 42 18,99 269,057 17 34 34 38 1017
% 57

18 0 TUNAHAN ÇİÇEK  6 9 3,00 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 8 7 5,67 32 43 17,68 265,203 18 38 38 42 1057
% 59

19 0 HÜSEYİN EREN ANKARA 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 5 10 1,67 5 10 1,67 31 44 16,34 259,539 19 40 40 44 1099
% 61

20 0 YUNUS UZUNDAĞ  9 6 7,00 7 3 6,00 3 2 2,33 19 11 15,33 258,346 20 41 41 45 1106
% 62

21 288 İBRAHİM SAYAN  7 8 4,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 4 11 0,33 7 8 4,33 31 44 16,33 257,632 21 42 42 46 1112
% 62

22 0 *U SF*SV LAİ İ  6 9 3,00 8 2 7,33 7 3 6,00 4 6 2,00 6 9 3,00 3 12 -1,00 34 41 20,33 255,753 22 43 43 47 1128
% 63

23 0 YUSUF MERİÇ  7 7 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 4 3 3,00 4 7 1,67 4 8 1,33 28 34 16,67 255,413 23 44 44 48 1130
% 63

24 0 FAHREDDİN ACUN  8 6 6,00 7 2 6,33 6 3 5,00 2 8 -0,67 2 13 -2,33 5 10 1,67 30 42 16,00 247,896 24 45 45 49 1177
% 65

25 0 ÖMERYİĞİT  4 11 0,33 6 3 5,00 5 4 3,67 4 4 2,67 3 7 0,67 7 8 4,33 29 37 16,67 247,141 25 47 47 51 1183
% 66

26 0 YUSUF AL İÇAYLAK  6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 10 -1,33 8 7 5,67 27 45 12,01 243,484 26 51 51 55 1209
% 67

27 0 YUŞA DADAKLI  6 9 3,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 10 1,67 4 11 0,33 30 45 15,00 242,880 27 52 52 56 1217
% 68

28 0 MUHSİN ALİ ÖZEL  5 10 1,67 7 3 6,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 29 46 13,66 241,100 28 53 53 57 1223
% 68

29 0 OSMANEFE ARSLAN  4 7 1,67 4 2 3,33 0 3 -1,00 1 6 -1,00 7 4 5,67 16 22 8,67 232,681 29 55 55 60 1287
% 72

30 0 MAHIR K   A  2 13 -2,33 8 2 7,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 6 9 3,00 6 9 3,00 26 49 9,67 226,890 30 57 57 62 1327
% 74

31 0 MUHAMMED MOLLASÜLEYM 4 11 0,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 25 50 8,33 224,289 31 58 58 63 1348
% 75

32 0 ÖMER FARUK BARAN  6 9 3,00 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 25 50 8,33 221,024 32 61 61 66 1377
% 77

33 0 MUHAMMED BERBEROĞLU 3 12 -1,00 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 6 9 3,00 4 11 0,33 25 50 8,34 219,792 33 62 62 67 1389
% 77



  SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF:  

KATILIMLAR

34 0 YUNUS EMRE AKCAN  6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 3 11 -0,67 4 11 0,33 22 52 4,66 212,862 34 63 63 68 1443
% 80

35 0 ÖMER KURNAZ  5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 4 10 0,67 3 12 -1,00 23 51 6,01 212,152 35 64 64 69 1448
% 81

36 0 VEDAT TALHA CEZAYİR 3 12 -1,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 6 9 3,00 22 53 4,34 202,236 36 67 67 73 1537
% 86

37 0 Y  3 8 0,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 9 2,00 3 12 -1,00 15 55 -3,34 191,852 37 68 68 74 1614
% 90

38 103 HASAN TUNA DELİTAŞ  5 9 2,00 3 6 1,00 2 8 -0,67 1 5 -0,67 0 7 -2,33 2 7 -0,33 13 42 -1,00 190,698 38 69 69 75 1623
% 90

39 0 M UHAM D  EMİNYANIK 4 9 1,00 2 7 -0,33 2 8 -0,67 0 10 -3,33 2 13 -2,33 4 11 0,33 14 58 -5,33 180,801 39 72 72 78 1708
% 95
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4A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 69509 ALİ EREN ERKAN 4A 10 5 8,33 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 9 3 8,00 9 6 7,00 51 21 44,00 363,121 1 2 2 3 328
% 18

2 46 MEHMET AKİF ÖZTÜRK4A 11 4 9,67 7 3 6,00 4 6 2,00 4 6 2,00 8 7 5,67 9 6 7,00 43 32 32,34 336,008 2 5 5 6 516
% 29

3 28 EMİR AK SOY 4A 9 6 7,00 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 5 8 2,33 10 5 8,33 46 27 36,99 329,760 3 9 9 10 570
% 32

4 0 MEHMET AZİZ DEMETGÜL4A 10 4 8,67 6 3 5,00 5 5 3,33 8 2 7,33 6 8 3,33 9 6 7,00 44 28 34,66 329,237 4 10 10 11 574
% 32

5 55 HAMZA ÖZGÜÇ 4A 12 3 11,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 5 10 1,67 6 9 3,00 38 37 25,68 302,046 5 21 21 23 771
% 43

6 19 MEHMET AKİF SERT 4A 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 8 7 5,67 9 6 7,00 36 39 23,01 289,524 6 28 28 32 871
% 48

7 17000 AHMET MANAS 4A 7 8 4,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 5 2,33 7 7 4,67 5 9 2,00 33 39 20,00 273,107 7 30 30 34 986
% 55

8 11 ALİ SARIKAN 4A 3 10 -0,33 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 7 -1,33 4 7 1,67 9 5 7,33 25 41 11,34 245,772 8 49 49 53 1195
% 66

9 117 MİRZA YÜKSEL 4A 6 9 3,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 11 0,33 2 13 -2,33 23 52 5,67 209,673 9 65 65 70 1470
% 82

10 297 EGE I LDIRIM 4A 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 1 9 -2,00 2 13 -2,33 3 12 -1,00 21 54 3,00 206,000 10 66 66 71 1500
% 83

11 22700 FEZZA ABDALLATTER 4A 4 11 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 2 13 -2,33 20 55 1,67 189,061 11 70 70 76 1646
% 92
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4B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 67 ALİ MİRZA AKTÜRKOĞLU4B 10 5 8,33 8 2 7,33 9 1 8,67 7 3 6,00 8 7 5,67 6 9 3,00 48 27 39,00 334,251 1 6 6 7 537
% 30

2 742 YASİR KARSLI 4B 8 7 5,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 7 6 5,00 8 7 5,67 41 31 30,67 313,337 2 17 17 18 689
% 38

3 160 KAMİL GÜNEY GÜVEN 4B 7 8 4,33 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 4 11 0,33 9 6 7,00 44 31 33,66 303,554 3 20 20 22 757
% 42

4 0 AHMET ALİ ÖZTÜRK 4B 10 5 8,33 7 3 6,00 4 6 2,00 3 7 0,67 5 8 2,33 7 4 5,67 36 33 25,00 301,282 4 22 22 24 780
% 43

5 559 MUHAMEDAKİFCAN 4B 7 8 4,33 7 3 6,00 7 3 6,00 1 9 -2,00 4 11 0,33 7 8 4,33 33 42 18,99 266,132 5 35 35 39 1048
% 58

6 0 ALİHAMZAÖZAKGÜNEŞ4B 6 9 3,00 7 3 6,00 5 4 3,67 1 5 -0,67 5 7 2,67 5 7 2,67 29 35 17,34 259,597 6 39 39 43 1098
% 61

7 36 ARAS YENER 4B 7 8 4,33 3 7 0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 27 48 10,99 244,121 7 50 50 54 1205
% 67

8 29 ERTUĞRUL SEVİNDİK 4B 3 10 -0,33 7 1 6,67 4 5 2,33 5 6 3,00 4 7 1,67 23 29 13,34 237,335 8 54 54 58 1254
% 70
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4C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 764 AHMET EYMEN DÜLGER4C 9 6 7,00 4 6 2,00 4 6 2,00 5 4 3,67 9 4 7,67 10 5 8,33 41 31 30,67 333,832 1 7 7 8 540
% 30

2 24 ABDÜSSAMET KAYA 4C 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 5 5 3,33 3 11 -0,67 5 9 2,00 29 44 14,33 247,679 2 46 46 50 1179
% 66

3 788 MEHMET SEFA YAZICI 4C 6 5 4,33 2 6 0,00 4 4 2,67 2 6 0,00 4 8 1,33 5 7 2,67 23 36 11,00 246,027 3 48 48 52 1192
% 66
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4D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF: 4D

KATILIMLAR

1 0 TALHA Ö *N 4D 8 7 5,67 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 11 1 10,67 10 5 8,33 43 29 33,34 345,053 1 4 4 5 454
% 25

2 90 MAKIF KARAOSMANOĞLU4D 7 7 4,67 8 2 7,33 7 3 6,00 5 5 3,33 8 3 7,00 7 7 4,67 42 27 33,00 318,483 2 15 15 16 656
% 37

3 80 AHMET EMİN AKSOY 4D 7 8 4,33 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 12 3 11,00 3 12 -1,00 38 37 25,66 296,864 3 23 23 26 817
% 45

4 76 AFFAN BOZKURT 4D 5 10 1,67 6 4 4,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 8 4,33 11 3 10,00 35 39 22,01 291,999 4 26 26 29 859
% 48

5 0 M BİN CEBEL YAŞASIN 4D 8 7 5,67 6 4 4,67 2 8 -0,67 7 3 6,00 8 4 6,67 2 12 -2,00 33 38 20,34 270,910 5 33 33 37 1001
% 56

6 778 CİHAN BALKAN 4D 5 10 1,67 7 3 6,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 7 5,67 6 9 3,00 32 43 17,67 266,131 6 36 36 40 1049
% 58

7 0 RÜZGAR EGE POYRAZ 4D 7 8 4,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 11 0,33 4 11 0,33 26 49 9,65 230,639 7 56 56 61 1303
% 73

8 0 KERİM DÜLGER 4D 4 11 0,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 6 7 3,67 4 9 1,00 22 49 5,67 223,234 8 59 59 64 1359
% 76

9 805 AHM T  YAHYA 4D 3 12 -1,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 10 0,67 2 13 -2,33 18 56 -0,67 186,013 9 71 71 77 1671
% 93
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4E SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

KOCAELİ BAŞİSKELE ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI 73 73 79 1797

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe Tarih Din K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 7 5,59 6 4 4,31 5 5 3,18 5 4 3,47 6 7 3,54 6 7 3,87 35 34 23,96 287,420

Okul Ortalaması 7 8 4,26 6 4 4,30 4 5 2,67 4 5 2,15 5 8 2,64 6 8 3,26 32 39 19,28 268,820

SINIF: 4E

KATILIMLAR

1 685 MEHMET MERCAN 4E 9 5 7,33 7 2 6,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 32 41 18,33 265,996 1 37 37 41 1051
% 58

2 365 FAHAD HUMMADA 4E 4 11 0,33 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 2 10 -1,33 6 8 3,33 25 46 9,67 221,491 2 60 60 65 1372
% 76

3 722 SAMİR MUAZ KOMUT 4E 5 10 1,67 3 5 1,33 3 7 0,67 0 10 -3,33 1 8 -1,67 1 14 -3,67 13 54 -5,00 173,892 3 73 73 79 1746
% 97
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5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

255,753 62,77
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
*U SF*SV LAİ İ 75 34 41 0 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 43 43 47 1128 % 62,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aAaBbbbCdaDDcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCabCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCaDACcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cadcdBCCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız adbDBCbDBDacadb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız ccacddbcbaCBbdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

269,057 56,59
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  12
ALİ ULV  ER 75 33 42 0 19 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 34 34 38 1017 % 56,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aACBbaDCbaDacAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDadcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız aBDadbbCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız caBdCaCaBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CabDBCcbcaCaCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız ccdccabbDDCabcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

291,521 47,91
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  808
ALİENSAR 75 36 38 1 23 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 27 27 30 861 % 47,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcaaDdcbacadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bddDababcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCcDACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDBdCadbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bB DdCDbBcacCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BaacbCCADDCBbBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

272,054 55,20
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
EMİR HAZ A SOZAK 75 35 38 2 22 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 32 32 36 992 % 55,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcCDDdAdDadbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCDaCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız adDbdadaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDBACBaCaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız baAcaCccBaaDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız ccadAddADbaBbdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

286,783 50,14
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  828
ENES ÖZCAN 75 35 40 0 21 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 29 29 33 901 % 50,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBaacaAaaDaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız abBDCDaCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DaDbabACbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aadAdaCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bdAcBCbcBbCabcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDdcACCADDaBbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 3 0 100
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

354,107 22,31
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ENSAR ALTUN 75 48 22 5 40 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 4 401 % 22,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBCDbCdaDcBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDbBDACAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 3 2 4,00 % 40

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaaACaCC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBA BCD Bc DCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız caadAbdADDCaadA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

324,360 34,00
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  28
EYM ENNECMEDDİNUS TA 75 43 31 1 32 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 13 14 611 % 34,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdbDDCACaDccC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CbBDaDbCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDdaabCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baBACBCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBADcCDbBDCDdc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cbbccCdAbbCdaBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

319,959 36,17
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
EYÜP ENSAR YILMAZ 75 43 28 4 33 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 14 14 15 650 % 36,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBd cCddDDBdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDCBcACca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız a BdCd CBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBb dCcbaDaaCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDadbbdcDDCBDBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

247,896 65,50
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
FAHREDDİN ACUN 75 30 42 3 16 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 45 45 49 1177 % 65,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 6 1 6,00 % 40

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcb DdAaDacAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABD DcCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDCd ACAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cDcbbBbdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız acdDcbaDccdcdad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız caCcdbaAcbCBcdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

294,472 46,19
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
HAMZA EYMEN İHTİYAR 75 36 34 5 24 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 25 25 28 830 % 46,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aAdcaD CAdDcBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bbBDCbaCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 1 1 7,67 % 77

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCB ACAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baaAbadCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBb BCD BbacCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDacAbdcDDaaadA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 0 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

272,517 54,98
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
HARUN KÖKSAL 75 34 41 0 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 31 31 35 988 % 54,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACabbDCdCDcBcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDCDbCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DaDCBabbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bDcdCBdadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bcAcBCbbBcCbbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız abadbbCcDDdabBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

190,698 90,32
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  103
HASAN TUNA DELİTAŞ 75 13 42 20 -1 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 69 69 75 1623 % 90,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bAa CaadbdDDBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 6 1 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CcBDabaa b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDaaDbdcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız  bcb cC  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 0 7 8 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız a b   bcd  b a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 7 6 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız c   babbD   bBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

309,164 40,07
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
HATTAB İRİŞ 75 37 29 9 27 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 18 19 720 % 40,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız cAdBdDcacdDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bb DCDaCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCBaACAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 4 4 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız  bBd Bb a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız Ccb  CDbcadcC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCBAbdADDCdaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

259,539 61,16
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
HÜSEYİN EREN ANKARA 75 31 44 0 16 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 40 40 44 1099 % 61,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DbdabDDbACaDBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız abcDbDbdBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDacbACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDcdCBdadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBbccabcaDacbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cbCcACddcDbdaBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

313,724 38,23
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
HÜSEYİN YAZICI 75 39 28 8 29 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 16 17 687 % 38,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAaB abCAaDbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABD bbCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 1 3 5,67 % 57

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız Dd  BDAC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aadACcCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 6 3 4,00 % 27

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBA cdbDBcaDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız caCaACdADDaBbaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

305,226 41,29
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
İBRAHİM HAKKI ACAR 75 33 21 21 26 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 19 19 21 742 % 41,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 5 2 6,33 % 42

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAbc DDCAaD cdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 2 3 4,33 % 43

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız  A DCDbCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDCcbACc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 3 5 1,00 % 10

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız    dCd aB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 4 8 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız   b   DcBbC b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 3 2 9,00 % 60

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BD B bCADbCBaBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 0 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 1 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 0 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

257,632 61,88
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  288
İBRAHİM SAYAN 75 31 44 0 16 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 42 42 46 1112 % 61,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAbcbDDCddabaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız adBDCbaCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDCdcbCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaacCaCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAcdabbBcabdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDbdbbCcDDaBDcc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

180,801 95,05
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
M UHAM D  EMİNYANIK 75 14 58 3 -5 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 72 72 78 1708 % 95,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACddccCcdcba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 7 1 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız acB dabacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız acbadabCdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız ccacdabbac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBcaBbcadcaaacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BcaBAdaAbbaacdd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 0 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

226,890 73,85
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
MAHIR K   A 75 26 49 0 9 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 57 57 62 1327 % 73,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bdCcaacdcabacbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız adDaacbCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bacAbaaaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAbdaDcacdDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDadcbdADDacbdA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

329,764 31,66
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  157
MEHMET SALİH KONAK 75 48 26 1 39 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 8 8 9 569 % 31,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAC bDadAaDcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDbCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDbBDACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 10 0 0 10,00 % 100

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDBACBCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAadCbcdDabCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BaaacdddDDaBDBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

295,566 45,80
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  47
MİRALP HAMZA ÖZDEMİR 75 41 34 0 29 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 24 24 27 823 % 45,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcCDDCAdaccAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCcbbCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaBACcCCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBbacdacdcaabBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDCccbbADDCdaBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

219,792 77,30
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
MUHAMMED BERBEROĞLU 75 25 50 0 8 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 62 62 67 1389 % 77,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aAaBdbcbddDcccd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CAdDCDbCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDdcaAbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cbBAaBdaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAcaCaacabbCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız dDaBAadbbbdaDab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

224,289 75,01
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
MUHAMMED MOLLASÜLEYM 75 25 50 0 8 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 58 58 63 1348 % 75,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DdCcdccadabDcAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CAaDCbcbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız baDCacdaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cbdAdBbbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBADBdccdcaaddc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDdabddAaDbBcBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

241,100 68,06
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
MUHSİN ALİ ÖZEL 75 29 46 0 13 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 53 53 57 1223 % 68,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAdcacDbdaabBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCDbCcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız aaDbdDACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaddbBdbcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBADcCaccbbDbdA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız acCBAdabbcdcbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

221,024 76,63
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ÖMER FARUK BARAN 75 25 50 0 8 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 61 61 66 1377 % 76,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACddbDddaDcadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CbdDbDabab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCccAdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bcBdCBadcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBccdbaDBbdaadA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aadaAbbAcaCcccb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

212,152 80,58
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ÖMER KURNAZ 75 23 51 1 6 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 64 64 69 1448 % 80,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdaacadbDcBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCDaCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDCBbbdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDaAdcdaac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bdADc abaDaaCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aDaccdbADababdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

327,051 33,06
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ÖMER YAĞIZ EREN 75 46 29 0 36 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 12 12 13 594 % 33,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcaDDCdaDaBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCBbACAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaBACBbCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız dBbDBaabdcCDCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aDCdAaCADDCBacb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

247,141 65,83
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ÖMERYİĞİT 75 29 37 9 16 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 47 47 51 1183 % 65,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcdaadbabbcbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCDDCd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bcDCcDd AC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aD ACa daB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 7 5 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBccdCaadD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDacbdCADDCdaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 0 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

232,681 71,62
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
OSMANEFE ARSLAN 75 16 22 37 8 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 55 55 60 1287 % 71,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bACcCa C a cd a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 2 4 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız b BD DD c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 3 7 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız  a dc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 6 8 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız b A  a bac  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDCc CaAD C aB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 1 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 0 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 0 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 0 0
Students will be able to understand the time. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

390,415 8,85
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
ŞAHANHALİLİBRAHİM 75 54 18 3 48 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 2 159 % 8,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 2 1 11,33 % 76

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBC DCdCDcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDbCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız acDdBabCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 0 1 9,00 % 90

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız  DBACBCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAcdCDcaDCaCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCBAaCADDCBbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

265,203 58,82
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
TUNAHAN ÇİÇEK 75 32 43 0 17 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 38 38 42 1057 % 58,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACabcabdaDDcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDaDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDbcabdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aaBdCaCdaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aabcabacBDaDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDbBcCdADbaBcBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

202,236 85,53
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
VEDAT TALHA CEZAYİR 75 22 53 0 4 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 67 67 73 1537 % 85,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bAdBacaacdbbcdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aAdDCaDCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDbdabaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bcadbdCCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bdAccdaccDbabdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız caaBdCCAacaBDab

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

191,852 89,82
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
Y 75 15 55 5 -3 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 68 68 74 1614 % 89,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 8 4 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bAbdbaaCbaD    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız adcbdbabcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdaddcAbba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DcabaBbdac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CB ccbcDBcabacA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aDdBdbCcbcacacd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 2 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

212,862 80,30
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
YUNUS EMRE AKCAN 75 22 52 1 4 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 63 63 68 1443 % 80,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bACcdcDaAdDbaAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CAdDaDbCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız adcadbAdbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aaabdBCdBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız  ddcdaccBaaDbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDacdbdAbaacbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

327,520 32,72
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  665
YUNUS EMRE BÜLBÜL 75 44 30 1 34 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 11 12 588 % 32,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bACcbDDddaDaBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABbCDDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDCBcbbAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DacACBCCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBdDBCb cDCaCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCadaCADDaaaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

258,346 61,55
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
YUNUS UZUNDAĞ 75 19 11 45 15 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 41 41 45 1106 % 61,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcbDbacaDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CAdDCDaCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 2 10 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız C b a  D    C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 0 0 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 0 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 0 0
Students will be able to understand the time. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 0 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 0 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 0 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 0 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 0 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 0 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 0 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 0 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

242,880 67,72
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
YUŞA DADAKLI 75 30 45 0 15 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 52 52 56 1217 % 67,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DdCcdaadAaDDBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aAaDCDDCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız adDbdDdCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız caBdCBdbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız dBcDBaabdaCbCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aDdabbdAaDbBbdb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

243,484 67,28
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
YUSUF AL İÇAYLAK 75 27 45 3 12 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 51 51 55 1209 % 67,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcCDadAbacccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCDaCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDddcbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bccdbdCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız acbbBCabccac   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDCaACdcDDCaaBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

255,413 62,88
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

   -  0
YUSUF MERİÇ 75 28 34 13 16 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 44 44 48 1130 % 62,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 39 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcbaaCdaDbBA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bbBDCDbCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız  dDC bbCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 3 3 3,00 % 30

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız  DaAbB  Bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBccdbaDBc  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız caaB bbcDDa bB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 0 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

273,107 54,87
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  17000
AHMET MANAS 75 33 39 3 20 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 30 34 986 % 54,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACaabbCAaDacdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDbCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDadDbbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaBdCcabB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBbDBCbc aaaCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDdcbbCADbac* A

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 0 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

363,121 18,25
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  69509
ALİ EREN ERKAN 75 51 21 3 44 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 3 328 % 18,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBbDDdAdDcBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCDbCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDCBaAdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDBACBCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 3 3 8,00 % 53

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CB  BCaDBaaDC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCcbCCADaaBcBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

245,772 66,50
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  11
ALİ SARIKAN 75 25 41 9 11 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 49 49 53 1195 % 66,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bAaBd Db aaaacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bdBDCDDCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız ccDadDbacb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 7 2 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız Daa  caaaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBb Baa aaCad  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCdbbdADDCcDB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 1 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 1 0
Students will be able to understand the time. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

206,000 83,47
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  297
EGE I LDIRIM 75 21 54 0 3 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 66 66 71 1500 % 83,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız acaddDDCAdDbcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız abBDCDbaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDCcbbCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bcabbBaaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bcAccdabcbbadcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cbacAa*AcbbccBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

329,760 31,72
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  28
EMİR AK SOY 75 46 27 2 37 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 9 9 10 570 % 31,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcdDaacdDDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDDCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DaDCacACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaBACBCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAcdbaDacbaC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDCBACdADcCBbBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

189,061 91,60
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  22700
FEZZA ABDALLATTER 75 20 55 0 1 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 70 70 76 1646 % 91,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bcadaccdAaDDcAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bcBabbDaBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cBbddbACbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaaAdBbbBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBbcdacbabCbbcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız dcbabaCdbcadDcb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

302,046 42,90
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  55
HAMZA ÖZGÜÇ 75 38 37 0 25 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 21 21 23 771 % 42,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBCDcCAaaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCDaCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDbBcbdAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bccdCBbbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBdcBdacdDabCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCdbbddDbCaaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

336,008 28,71
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  46
MEHMET AKİF ÖZTÜRK 75 43 32 0 32 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 6 516 % 28,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 11 4 0 9,67 % 64

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBbaDCAaDbBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCbDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDbaabaAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aaBbbaCCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBbDBCbccbCbCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCacCaADDaBbBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

289,524 48,47
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  19
MEHMET AKİF SERT 75 36 39 0 23 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 28 28 32 871 % 48,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAbcCbaaAaDacbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDcCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDbacACba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bDadbBdCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBbcdCaDcbaDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BaCaACdADDaabBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

329,237 31,94
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  0
MEHMET AZİZ DEMETGÜL 75 44 28 3 34 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 10 11 574 % 31,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 4 1 8,67 % 58

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdaDbdACD BAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 3 1 5,00 % 50

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız b BDCDDCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDdBaAbAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cDBACBCbBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBbcdCaaB CDCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCdbbCcDDaBDBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

209,673 81,80
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4A  -  117
MİRZA YÜKSEL 75 23 52 0 5 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 65 65 70 1470 % 81,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBaccaAaDacca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız dABDCDabBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız Ddabdcbbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cDcAbcaCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBbDaCbcdbCcadd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız abdcdabccadBaBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

301,282 43,41
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  0
AHMET ALİ ÖZTÜRK 75 36 33 6 25 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 22 22 24 780 % 43,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcbDDCdaaDBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDdDbCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDCBcbdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bbdcCaCbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 8 2 2,33 % 16

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız aBA aCacaaabC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 4 4 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCacddADDC    

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 0 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 0 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

334,251 29,88
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  67
ALİ MİRZA AKTÜRKOĞLU 75 48 27 0 39 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 7 537 % 29,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bACBbDDCAaDaBAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bAdDCDDCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDCBDbCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bDBACBCddB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBccBCDcBDCaCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BabcbbdADDaabBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

259,597 61,10
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  0
ALİHAMZAÖZAKGÜNEŞ 75 29 35 11 17 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 39 43 1098 % 61,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAaBaaDdddDcBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDaDaCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız  cDCBadCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 5 4 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız  c c ddaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız C c Bda BadbCcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDaabbdbD C aB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 0 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 1 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 2 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

244,121 67,06
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  36
ARAS YENER 75 27 48 0 11 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 50 50 54 1205 % 67,06

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAbcbDDdAbDaaAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız dAacaaaCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDacabCAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız caabddbCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBbcabbcababCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDaacadADDaBaaA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

237,335 69,78
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  29
ERTUĞRUL SEVİNDİK 75 23 29 23 13 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 54 54 58 1254 % 69,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 10 2 -0,33 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aAb b cbbdDacAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 1 2 6,67 % 67

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız  ABDCDDC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdD BbdCbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 0 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 5 6 4 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBA cdbbBc DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 7 4 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDad bCcD a bB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 0 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 0 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 0 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 0 0
Students will be able to understand the time. 1 0 0 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 0 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

303,554 42,13
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  160
KAMİL GÜNEY GÜVEN 75 44 31 0 33 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 22 757 % 42,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAdBCDadcdabBAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CAdDCDaCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDCBDACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 9 1 0 8,67 % 87

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aDBACBCCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CabcaCcDcaabCac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCabdCADbCBacA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

266,132 58,32
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  559
MUHAMEDAKİFCAN 75 33 42 0 19 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 35 39 1048 % 58,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACadDbdbaaDcAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız abBDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDCBDbCda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız aacdbabbBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız adbDaCbaacacCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız dDacAbCADDdBadc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

313,337 38,34
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4B  -  742
YASİR KARSLI 75 41 31 3 30 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 17 17 18 689 % 38,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAdcaDaCcCbDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDdcDAbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 5 1 2,33 % 23

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DbBA dbCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 6 2 5,00 % 33

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBc BC cBaaDCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BbbacdCdDDCdDBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 1 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

247,679 65,61
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4C  -  24
ABDÜSSAMET KAYA 75 29 44 2 14 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 46 46 50 1179 % 65,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdaaDCAaDaBba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız ddBbCDDCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bBDCdbdabb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DacAacdCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 11 1 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bBbccbcaacaaC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 9 1 2,00 % 13

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız aaadACaADbbdDa 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

333,832 30,05
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4C  -  764
AHMET EYMEN DÜLGER 75 41 31 3 30 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 8 540 % 30,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 6 0 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACBbaaCAdDccAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bbBDaDbCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDdBbdCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 4 1 3,67 % 37

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DbcACaCaB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 9 4 2 7,67 % 51

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CB cBCa BcCDCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDCdAaCADDCBacA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 0 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 0 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

246,027 66,33
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4C  -  788
MEHMET SEFA YAZICI 75 23 36 16 11 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 48 48 52 1192 % 66,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 6 5 4 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAdc abd C DB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız b BabbbC b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 4 2 2,67 % 27

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBD cad bC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 6 2 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DaBb cad d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 8 3 1,33 % 9

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bdA cCa BcaD db

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 5 7 3 2,67 % 18

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BaCa  dADDaacc 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 0 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 1 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 0 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 0 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 0 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 1 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

291,999 47,80
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  76
AFFAN BOZKURT 75 35 39 1 22 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 26 26 29 859 % 47,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACddabbAdbbBbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDbCcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdDdBbbbAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baBACcbdcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBbcddaDdDCaCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 11 3 1 10,00 % 67

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDCBc CdDDCBDBb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 0 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

186,013 92,99
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  805
AHM T  YAHYA 75 18 56 1 -0 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 71 71 77 1671 % 92,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aAddbDDdcdbcada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız dbaDdbadBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdcCcDACdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız ccddCadbdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 10 1 0,67 % 4

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız dcccB acaDacbBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 13 0 -2,33 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız dbbdbabdDcdcDdc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 0 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

296,864 45,46
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  80
AHMET EMİN AKSOY 75 38 37 0 25 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 26 817 % 45,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdCDaCdaDbccb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDCDDCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDCaabCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız badACdCadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 12 3 0 11,00 % 73

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBAbBCDDBDCaCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BababbdADbbdaac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 1 0 100
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

266,131 58,38
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  778
CİHAN BALKAN 75 32 43 0 17 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 36 36 40 1049 % 58,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAddaccCbbDadbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABaCDDaBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDbacAdAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bDcAbdabaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız acbcdCDcBDCDCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BaadbadbDDCaDcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 0 1 0
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

223,234 75,63
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  0
KERİM DÜLGER 75 22 49 4 5 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 59 59 64 1359 % 75,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACdbcDdcaaadcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bbcDbbaCaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdbCBDcabd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baBcadCbaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 6 7 2 3,67 % 24

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CdADcCaDca bd A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 9 2 1,00 % 7

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız acaBdC Ab dBbac

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 1 0 100
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 0 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

270,910 55,70
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  0
M BİN CEBEL YAŞASIN 75 33 38 4 20 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 33 37 1001 % 55,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bACBCcDbAaDDacd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız aABDCDDbab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 2 8 0 -0,67 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DdDbcabbbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DcBACBbCBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 4 3 6,67 % 44

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CB  aCDcBaaDC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 2 12 1 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız cDddbbdAabaaad 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 2 0 100
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

318,483 36,51
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  90
MAKIF KARAOSMANOĞLU 75 42 27 6 33 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 16 656 % 36,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcb addaDcBAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 8 2 0 7,33 % 73

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CABDCDbCBb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 7 3 0 6,00 % 60

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DBDdcDACAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDBdCcCbda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 8 3 4 7,00 % 47

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CB b CD Bb bCBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 7 7 1 4,67 % 31

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDaabdCcDDaBaB 

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 1 0 100
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 0 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 2 1 67
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

230,639 72,51
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  0
RÜZGAR EGE POYRAZ 75 26 49 0 9 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 56 56 61 1303 % 72,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 7 8 0 4,33 % 29

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız aACadbDCAbDcdbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız abaDCDbCBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bcadcadbbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 5 5 0 3,33 % 33

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız bDcAdBaCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBcbddcbaDbaCad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız abdBdbCAcaCdadb

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 1 0 100
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 1 1 50
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 2 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 1 0 100
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

345,053 25,26
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4D  -  0
TALHA Ö *N 75 43 29 3 33 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 5 454 % 25,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 8 7 0 5,67 % 38

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DACcbDDCAabaBdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız bABDCDaCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız bdDaBabCbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baccdBbCBB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 11 1 3 10,67 % 71

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız CBA dCD BDCDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 10 5 0 8,33 % 56

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDacAaCcDbCBDBA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 3 0 100
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 1 0 100
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 1 0 100
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 1 0 100
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 1 0 100
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 2 0 100
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 1 0 100
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 1 0 100



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

221,491 76,35
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4E  -  365
FAHAD HUMMADA 75 25 46 4 9 ,67

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 60 60 65 1372 % 76,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 4 11 0 0,33 % 2

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız DAaddbbCbaaDcbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 4 6 0 2,00 % 20

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız CcaDabDCdc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız adDbdbAacC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız DDaACddCBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 2 10 3 -1,33 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız baA  babab adcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 8 1 3,33 % 22

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız B CdAbadaDCcbcA

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 0 3 0
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 0 1 0
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 1 0 100
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 1 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 1 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 1 0 100
Students will be able to understand simple personal information. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 1 0 100
Students will be able to ask for permission. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 1 1 50
Students will be able to understand the time. 1 1 0 100

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 1 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 1 0 100
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 0 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 0 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 0 1 0
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

265,996 58,49
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4E  -  685
MEHMET MERCAN 75 32 41 2 18 ,33

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 37 37 41 1051 % 58,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 9 5 1 7,33 % 49

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız D CBCaDCAbDacbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 7 2 1 6,33 % 63

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız dABDCDaC A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 6 4 0 4,67 % 47

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız DcDCabcCAC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 1 9 0 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız baddCabbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 3 12 0 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bcbcdCacBabcCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 6 9 0 3,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız BDadcCdADbaacBd

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 2 1 67
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 1 0 100
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 1 0 100
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 1 0 100
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 1 0 100
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 1 0 100
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 1 0 100
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 1 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 1 0 100
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 1 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 1 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 0 1 0
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 1 0 100
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 1 0 100
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 1 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 2 0 100
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 1 2 33
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 1 0 100
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0



5. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

173,892 97,16
%

KOCAELİ / BAŞİSKELE
ŞEHİT FATİH SULTAN KARAASLAN İMAM HATİP ORTAOKULU

4E  -  722
SAMİR MUAZ KOMUT 75 13 54 8 -5 ,00

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 73 73 79 1746 % 97,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 3 73 73 79 1797

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TÜR) 15 5 10 0 1,67 % 11

Cevap Anahtarı B DACBCDDCACDDBAC

Cevaplarınız bAdBCbDacdcbcAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (TAR) 10 3 5 2 1,33 % 13

Cevap Anahtarı B CABDCDDCBA

Cevaplarınız acBDCcab  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (DİN) 10 3 7 0 0,67 % 7

Cevap Anahtarı B DBDCBDACAC

Cevaplarınız cdaCBadCcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sözel (İNG) 10 0 10 0 -3,33 % 0

Cevap Anahtarı B DDBACBCCBB

Cevaplarınız cbccadbbad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (MAT) 15 1 8 6 -1,67 % 0

Cevap Anahtarı B CBADBCDDBDCDCBA

Cevaplarınız bdAcdbacd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Sayısal (FEN) 15 1 14 0 -3,67 % 0

Cevap Anahtarı B BDCBACCADDCBDBA

Cevaplarınız ccacdabdcbbdaBc

Türkçe S D Y B%
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Kelimelerin eş anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorulara cevap verir. 3 1 2 33
Kökleri ve ekleri ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0

Tarih S D Y B%
Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır. 1 1 0 100
Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. 1 1 0 100
Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.1 0 1 0
Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar. 1 0 1 0
Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 1 0 1 0
Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular. 1 0 0 0
Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1 0 0 0
Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Din K.ve A.B. S D Y B%
İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 1 1 0 100
Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Davud'un (a.s.) hayatını özetler. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir. 1 0 1 0
Kevser suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur. 1 0 1 0
Allah'a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Lokman'ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

İngilizce S D Y B%
Students will be able to understand short texts with visual aids, such as cartoons, posters and birthday cards. 1 0 1 0
Students will be able to accept or refuse suggestions in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to make suggestions for a limited number of activities. 1 0 1 0
Students will be able to identify common illnesses and understand some of the suggestions made. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple suggestions concerning illnesses. 1 0 1 0
Students will be able to give information about likes/dislikes, abilities and hobbies of others in a simple way. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple personal information. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and simple sentences on posters and advertisements about movies and movie characters.1 0 1 0
Students will be able to talk about people's likes and dislikes concerning movies and movie characters. 1 0 1 0
Students will be able to understand simple texts about festivals around the world. 1 0 1 0
Students will be able to ask for permission. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple written texts about daily routines. 2 0 2 0
Students will be able to understand the time. 1 0 1 0

Matematik S D Y B%
Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 1 0 0 0
Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 1 0 0 0
Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.1 0 0 0
Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.1 0 0 0
Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer.2 0 2 0
Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 1 1 0 100
Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. 1 0 1 0
Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. 1 0 1 0
Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir. 1 0 1 0
Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. 1 0 1 0
Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. 1 0 0 0
Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0

Fen S D Y B%
Sürtünme kuvvetinin çeşitli ortamlarda harekete etkisini deneyerek keşfeder. 2 1 1 50
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Kuvvetin büyüklüğünü dinamometre ile ölçer. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. 1 0 1 0
Ay'ın evreleri ile Ay'ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere dayalı çıkarımlarda bulunur.3 0 3 0
Bir kaynaktan çıkan ışığın her yönde ve doğrusal bir yol izlediğini gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
Işığın düzgün ve pürüzlü yüzeylerdeki yansımalarını gözlemleyerek çizimle gösterir. 1 0 1 0
İnsan faaliyetleri sonucunda gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki elemanları sembolleriyle gösterir. 1 0 1 0
Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını etkileyen değişkenlerin neler olduğunu tahmin ederek tahminlerini test eder.1 0 1 0
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